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REITERACION SOLICITUD SOPORTES DE PAGO MES DE FEBRERO 2025

Desde Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Fecha Mié 26/03/2025 5:52 PM
Para Radicacion Cuentas de Salud Bogota <Radctasbogota@saludtotal.com.co>

[ﬂJ 6 archivos adjuntos (285 KB)
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Cordial saludo , dentro de los soportes enviados tengo pendiente

30/12/2024 24.797.282,00
28/01/2025 169.132,00

Por favor agradezco envio a mas tardar el dia de mafiana 27 de marzo para su aplicacion.

Atte,

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051

Cel 315 6316914

De: Radicacion Cuentas de Salud Bogota <Radctasbogota@saludtotal.com.co>
Enviado: miércoles, 26 de marzo de 2025 3:15 p. m.

Para: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTES DE PAGO MES DE FEBRERO 2025

Buen dia,
900958564
Cordial saludo, remito soportes de pagos para su validacion y conocimiento.
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Por favor remitirlos al area de cartera y/o facturaciéon de la IPS.
Asi mismo se recomienda dar actualizacién a los correos que se debe enviar esta informacion.

NOTA: Tener en cuenta que si hay algun soporte pendiente por un valor en el mismo mes,
estos se van enviando a medida que se cuente con la informacion.

Cordialmente,

Dayana Muiioz bS

AUXILIAR CUENTAS DE SALUD T | DIRECCION ADMINISTRATIVA SUC BTA
PBX: 4858141 Ext. 289

Carrera 67 N° 4 G - 67 | Bogota, Colombia
RadctasBogota@saludtotal.com.co

SaludTotal.~

De: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Enviado: jueves, 20 de febrero de 2025 2:39 p. m.

Para: Radicacion Cuentas de Salud Bogota <Radctasbogota@saludtotal.com.co>
Asunto: SOLICITUD SOPORTES DE PAGO MES DE FEBRERO 2025

Agradezco su apoyo enviando relacion de facturas mes de febrero 2025 para aplicacion

VALOR DEL GIRO
ENTIDAD TESORERIA
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A 554.615.921,00

Atte,

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051

Cel 315 6316914
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